18/9/23, 19:06 Correo de Merqueo - RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

contabilidad@globalrs.com.co <contabilidad@globalrs.com.co> 4 de julio de 2023, 7:36
Para: "DAVID R. SOTOMONTE M." <davids@sotomonteabogados.com>, lineadeetica@merqueo.com, oconsuegra@merqueo.com, Edwin Forero
<eforero@merqueo.com>, Harold David Betancourt Soto <hbetancourt@merqueo.com>, Tesoreria@merqueo.com, pres@merqueo.com

Cc: Yamile Andrea Vera Contreras <yvera@merqueo.com>, Harold David Betancourt Soto <hbetancourt@merqueo.com>, csierra@merqueo.com,
soportecolombia@merqueo.com, notificacionesjudiciales@merqueo.com, oconsuegra@merqueo.com

Muy buenos dias estimado cliente,

DAVID RICARDO SOTOMONTE
MERQUEO SAS

Solicito su amable confirmacidon de la fecha y el valor que haran el préximo pago de las facturas anteriormente relacionadas,
ya que a la fecha aun no se ha recibido ninguna informacién sobre estos pagos.

Agradezco su pronta respuesta ya que nuestra compafiia depende de estos pagos para sus obligaciones de funcionalidad.

El valor de su deuda total asciende a los $84.665.085 de esta manera solicitamos el pago urgente e inmediato para continuar
con nuestras operaciones ya que les hemos otorgado una financiacion del 0% de intereses durante 5 meses.

Agradecemos su pronta transferencia y totalidad de la misma.

Detalle del estado de cartera:

VALOR DE SALDO PENDIENTE
FECHA DE PAGO EN PAGO SEGUN DE PAGO
CLIENTE BANCOLOMBIA EXTRACTO  DCTO.CRUCE VR FACTURA FACTURA
MERQUEQ SAS 12/01/2023 21.606.708 FO002-00000000198 21.606.708 .
MERQUEOQ SAS 17/02/2023 10.000.000 F0O02-00000000199 21.035.158 11.035.158
MERQUEOQ SAS 23/02/2023 11.035.158 F002-00000000199 11.035.158 -
MERQUEQ SAS 16/03/2023 10.000.000 FO002-00000000203 21.035.158 11.035.158
MERQUEQ SAS 30/03/2023 4.000.000 FO002-00000000203 11.035.158 7.035.158
MERQUEQ SAS 05/04/2023 3.000.000 F002-00000000203 7.035.158 4.035.158
MERQUEQ SAS 13/04/2023 3.510.705 F002-00000000203 4.035.158 524.453
F002-00000000203 524 453
F002-00000000207 21.035.158
F002-00000000210 21.035.158
F002-00000000211 21.035.158
F002-00000000219 21.035.158
SALDO PENDIENTE DE PAGO A 4 DEJULIO DE 2023 84.665.085

Quedo atenta a su respuesta

Cordialmente
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18/9/23, 19:06 Correo de Merqueo - RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

Laura Panche
Contadora

GLOBAL RESEARCH CO

De: DAVID R. SOTOMONTE M. [mailto:davids@sotomonteabogados.com]

Enviado el: lunes, 26 de junio de 2023 02:15 p.m.

Para: contabilidad@globalrs.com.co; lineadeetica@merqueo.com; oconsuegra@merqueo.com; 'Edwin Forero' <eforero@merqueo.com>; 'Harold David
Betancourt Soto' <hbetancourt@merqueo.com>; Tesoreria@merqueo.com; pres@merqueo.com

CC: 'Yamile Andrea Vera Contreras' <yvera@merqueo.com>; 'Harold David Betancourt Soto' <hbetancourt@merqueo.com>; csierra@merqueo.com;
soportecolombia@merqueo.com; notificacionesjudiciales@merqueo.com; oconsuegra@merqueo.com

Asunto: RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

Buenas tardes:

En breve la compaiiia estara remitiendo a los acreedores el proyecto de graduacion y calificacion de créditos, en donde podra verificar el valor de la deuda.

En caso de no estar de acuerdo debera presentar una inconformidad para lo que sera puesto a disposicion, en el mismo correo, un formato con las
instrucciones respectivas.

Una vez adelantado el trémite de las inconformidades, se procedera a socializar la propuesta de acuerdo de reorganizacion planteada por la compafia.

Para comunicarse en adelante conmigo, como mediador del procedimiento, favor escribir a mediadorpres@gmail.com

Respetuosamente,

DAVID RICARDO SOTOMONTE MUJICA

Movil. +57 315 315 3604

Tel. +57 1 2491361/65/98

Calle 72 No. 10-07 Oficina 906, Bogota D.C.-Colombia
davids@sotomonteabogados.com
www.sotomonteabogados.com

C SOTOMONTE
SOTOMONTE
W & RODRIGUEZ

ABOGADOS

Este correo electronico y los archivos que se transmiten con el mismo son confidenciales y estan dirigidos Unicamente a la persona o empresa incorporados
como destinatarios. En el evento de recibir este correo por error por favor notifique de tal circunstancia al administrador del sistema o remitente y elimine el
mensaje de su sistema. Si usted no es el destinatario no debera distribuir, copiar o usar para propésitos personales la informacién aca contenida. La
revelacion, distribucion, copia o cualquier otra actividad relacionada con la informacion aca contenida esta estrictamente prohibida.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have
received this email in error please notify the system manager. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.
If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is
strictly prohibited.

De: contabilidad@globalrs.com.co <contabilidad@globalrs.com.co>
Enviado el: lunes, 26 de junio de 2023 6:52
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18/9/23, 19:06 Correo de Merqueo - RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

Para: lineadeetica@merqueo.com; oconsuegra@merqueo.com; 'Edwin Forero' <eforero@merqueo.com>; 'Harold David Betancourt Soto'
<hbetancourt@merqueo.com>; Tesoreria@merqueo.com; DAVID R. SOTOMONTE M. <davids@sotomonteabogados.com>; pres@merqueo.com
CC: 'Yamile Andrea Vera Contreras' <yvera@merqueo.com>; 'Harold David Betancourt Soto' <hbetancourt@merqueo.com>; csierra@merqueo.com;
soportecolombia@merqueo.com; notificacionesjudiciales@merqueo.com; oconsuegra@merqueo.com

Asunto: RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

Muy buenos dias estimado cliente,

DAVID RICARDO SOTOMONTE
MERQUEO SAS

Solicito su amable confirmacién de la fecha y el valor que haran el préoximo pago de las facturas anteriormente relacionadas.

Agradezco su pronta respuesta ya que nuestra compafiia depende de estos pagos para sus obligaciones de funcionalidad.

El valor de su deuda total asciende a los $84.665.085 de esta manera solicitamos el pago urgente e inmediato para continuar
con nuestras operaciones ya que les hemos otorgado una financiacién del 0% de intereses durante 4 meses.

Agradecemos su pronta transferencia y totalidad de la misma.

Detalle del estado de cartera:

VALOR DE SALDO PENDIENTE
FECHA DE PAGO EN PAGO SEGUN DE PAGO
CLIENTE BANCOLOMBIA EXTRACTO  DCTO.CRUCE VR FACTURA FACTURA
MERQUEQ SAS 12/01/2023 21.606.708 F002-00000000198 21.606.708 -
MERQUEC SAS 17/02/2023 10.000.000 F002-00000000199 21.035.158 11.035.158
MERQUEDQ SAS 23/02/2023 11.032.158 F002-00000000199 11.035.158 -
MERQUEQ SAS 16/03/2023 10.000.000 F0O02-00000000203 21.035.158 11.035.158
MERQUEQ SAS 30/03/2023 4.000.000 FOO02-00000000203 11.035.158 7.035.158
MERQUEOQ SAS 05/04/2023 3.000.000 F002-00000000203 7.035.158 4.035.158
MERQUEQ SAS 13/04/2023 3.510.705 F002-00000000203 4.035.158 524 453
F002-00000000203 524 453
F002-00000000207 21.035.158
F002-00000000210 21.035.158
F002-00000000211 21.035.158
F002-00000000219 21.035.158
SALDO PENDIENTE DE PAGO A 26 DEJUNIO DE 2023 84.665.085

Quedo atenta a su respuesta

Cordialmente

Laura Panche

Contadora
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18/9/23, 19:06 Correo de Merqueo - RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE
GLOBAL RESEARCH CO

De: contabilidad@globalrs.com.co [mailto:contabilidad@globalrs.com.co]

Enviado el: miércoles, 07 de junio de 2023 11:18 p.m.

Para: 'lineadeetica@merqueo.com' <lineadeetica@merqueo.com>; 'oconsuegra@merqueo.com' <oconsuegra@merqueo.com>

CC: 'Yamile Andrea Vera Contreras' <yvera@merqueo.com>; 'Harold David Betancourt Soto' <hbetancourt@merqueo.com>; 'Edwin Forero'
<eforero@merqueo.com>; 'csierra@mergqueo.com' <csierra@merqueo.com=>; 'soportecolombia@merqueo.com' <soportecolombia@merqueo.com>;
'notificacionesjudiciales@merqueo.com' <notificacionesjudiciales@merqueo.com=>; 'oconsuegra@merqueo.com' <oconsuegra@merqueo.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

Muy buenas noches estimado cliente,

MERQUEO SAS

Solicito su amable confirmacion de la fecha y el valor que haran el proximo pago de las facturas anteriormente relacionadas.

Agradezco su pronta respuesta ya que nuestra compafiia depende de estos pagos para sus obligaciones de funcionalidad.

Quedo atenta a su respuesta

Cordialmente

Laura Panche
Contadora

GLOBAL RESEARCH CO

De: contabilidad@globalrs.com.co [mailto:contabilidad@globalrs.com.co]

Enviado el: miércoles, 07 de junio de 2023 11:48 a.m.

Para: 'lineadeetica@merqueo.com' <lineadeetica@merqueo.com>

CC: 'Yamile Andrea Vera Contreras' <yvera@merqueo.com>; 'Harold David Betancourt Soto' <hbetancourt@merqueo.com>; 'Edwin Forero'
<eforero@merqueo.com>; 'csierra@merqueo.com' <csierra@merqueo.com>; 'oconsuegra@mergqueo.com' <oconsuegra@merqueo.com>;
'soportecolombia@merqueo.com' <soportecolombia@merqueo.com>; 'notificacionesjudiciales@merqueo.com' <notificacionesjudiciales@merqueo.com>;
'oconsuegra@merqueo.com’ <oconsuegra@merqueo.com>

Asunto: SOLICITUD DE PAGO URGENTE

Muy buenos dias estimado cliente,

MERQUEO SAS

Solicito su amable confirmacion de la fecha y el valor que haran el proximo pago de las facturas anteriormente relacionadas.

Quedo atenta a su respuesta

Cordialmente
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18/9/23, 19:06 Correo de Merqueo - RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE
Laura Panche

Contadora

GLOBAL RESEARCH CO

De: contabilidad@globalrs.com.co [mailto:contabilidad@globalrs.com.co]
Enviado el: jueves, 01 de junio de 2023 10:43 a.m.

Para: CC: 'servicios@globalrs.com.co' <servicios@globalrs.com.co>
Asunto: RE: Solicitud de pago

Estimado cliente,

MERQUEO SAS

Nos preguntamos cual sera la circunstancia que ha causado el retraso en su cuenta de pago. Usted siempre ha sido puntual
con sus pagos, asi que deseamos saber cual es la razén para su retraso en esta ocasion.

Y de manera muy atenta, cordial solicitamos que revise todas sus posibles formas de flujo de caja para que subsane este
tema, ya que tenemos facturas desde el mes de MARZO DE 2023, dinero por el cual GLOBAL RESEARCH CO viene
perdiendo tanto por la inflacion como por las tasas de interés de créditos que tenemos.

El valor de su deuda total asciende a los $84.665.085 de esta manera solicitamos el pago urgente e inmediato para continuar
con nuestras operaciones ya que les hemos otorgado una financiaciéon del 0% de intereses durante 3 meses.

Agradecemos su pronta transferencia y totalidad de la misma.

Detalle del estado de cartera:

VALOR DE SALDO PENDIENTE
FECHA DE PAGO EN PAGO SEGUN DE PAGO
CLIENTE BANCOLOMBIA EXTRACTO  DCTO.CRUCE VR FACTURA FACTURA
MERQUEQ SAS 12/01/2023 21.606.708 F002-00000000198 21.606.708 -
MERQUEC SAS 17/02/2023 10.000.000 F002-00000000199 21.035.158 11.035.158
MERQUEDQ SAS 23/02/2023 11.032.158 F002-00000000199 11.035.158 -
MERQUEQ SAS 16/03/2023 10.000.000 FO0O02-00000000203 21.035.158 11.035.158
MERQUEQ SAS 30/03/2023 4.000.000 FOO02-00000000203 11.035.158 7.035.158
MERQUEQ SAS 05/04/2023 3.000.000 F002-00000000203 7.035.158 4.035.158
MERQUEQ SAS 13/04/2023 3.510.705 F002-00000000203 4.035.158 524 453
F002-00000000203 524 453
F002-00000000207 21.035.158
F002-00000000210 21.035.158
F002-00000000211 21.035.158
F002-00000000219 21.035.158
SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DEJUNIO DE 2023 84.665.085
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18/9/23, 19:06 Correo de Merqueo - RE: SOLICITUD DE PAGO URGENTE
Laura Panche

Contadora

GLOBAL RESEARCH CO

Libre de virus.www.avast.com
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